
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

RİZE İYİDERE İYİDERE ANADOLU LİSESİ BİNOT TYT 2. DENEME 20 20 553 6301

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,16 12,48 18,04 1,49 1,90 1,02 1,71 1,48 1,34 1,65 1,56 1,26 3,87 0,65 3,71 0,01 0,01 0,01 7,52 6,50 5,90 1,10 2,36 0,51 1,85 1,33 1,52 1,46 1,40 1,11 41,82 29,67 34,42 211,580

Okul Ortalaması 14,00 13,10 10,72 1,10 2,25 0,54 1,15 1,60 0,75 1,45 1,90 0,98 3,05 1,10 2,78 0,00 0,00 0,00 2,06 5,63 0,66 0,85 2,15 0,31 0,54 1,15 0,25 0,15 1,23 -0,15 24,35 30,11 16,84 160,840

KATILIMLAR

1 141 HİLAL YILMAZ 12A 17 10 14,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 8 5 6,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 35 20 30,00 198,375 2993

2 176 MUSTAFA KOLAY 12A 22 8 20,00 1 0 1,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 32 13 28,75 191,358 3301

3 144 FATMANUR ŞİNAFOR 12A 23 15 19,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 34 25 27,75 188,255 3461

4 190 KADİRHAN ERDEM 12A 16 8 14,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 1 3 0,25 29 15 25,25 180,493 3784

5 10 EREN UZUN 12A 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 5 0 5,00 6 6 4,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 29 21 23,75 178,210 3876

6 177 NAZLICAN KAVALCI 12A 17 13 13,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 21 23,75 175,480 4007

7 151 AYŞENUR ŞİNAFOR 12A 17 9 14,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 3 5 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 28 19 23,25 174,175 4068

8 162 NEŞE KANBUR 12A 21 13 17,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 29 29 21,75 168,790 4295

9 147 BİRGÜL OKUMUŞ 12A 19 12 16,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 27 21 21,75 168,738 4299

10 168 NEDRAKURT 12A 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 21 11 18,25 157,335 4741

11 146 ELİF ÇELİK 12A 10 14 6,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 9 13 5,75 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 26 38 16,50 155,300 4807

12 195 CİHAN GANİMET 12A 15 14 11,50 2 2 1,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 23 28 16,00 150,295 4975

13 153 EMİRHAN  KURT 12A 10 11 7,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 21 22 15,50 149,463 5003

14 173 HAMİDE AKSU 12A 16 12 13,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 22 26 15,50 148,965 5027

15 174 BEYZANURAKSU 12A 14 12 11,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 19 19 14,25 145,193 5124

16 196 CEVDET METE 12A 10 27 3,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 20 -3,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 6 -1,50 21 71 3,25 108,940 5745

17 1710 EREN YÜKSEK 12A 2 25 -4,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 11 -0,75 1 2 0,50 10 46 -1,50 94,838 5841

18 179 YAŞAR KARALİ 12A 14 19 9,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 17 46 5,50

19 203 EMİRHAN TOPALOĞL 12A 3 13 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 6 19 1,25

20 165 OSMAN ÖZKAN 12A 4 17 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 3 2,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 10 38 0,50
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