
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

RİZE İYİDERE İYİDERE ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DENEME SINAVI-2 59 59 334 734

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,99 7,70 11,06 2,91 2,88 2,19 4,33 2,51 3,71 2,29 0,96 2,05 3,68 0,62 3,52 9,26 5,92 7,78 2,01 2,40 1,41 2,45 2,38 1,85 3,41 2,23 2,85 43,33 27,60 36,42 214,210

Okul Ortalaması 10,29 9,95 7,81 2,41 3,80 1,46 4,43 3,48 3,56 2,57 1,21 2,27 4,21 0,63 4,06 2,77 4,87 1,55 0,63 1,10 0,36 0,47 1,97 -0,02 0,83 1,53 0,45 28,61 28,54 21,50 164,610

KATILIMLAR

1 217 ECE KÖSE 11A 13 9 10,75 6 4 5,00 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 8 5,00 43 24 37,00 215,983 312

2 269 YUSUF BİRDAL 11C 10 5 8,75 12 7 10,25 6 2 5,50 5 3 4,25 4 4 3,00 37 21 31,75 213,358 325

3 512 ÇAĞLA KÖROĞLU 11C 17 5 15,75 4 4 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 7 3,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 35 20 30,00 206,295 350

4 232 BEYZA PEHLİVAN 11B 17 6 15,50 5 4 4,00 4 4 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 36 14 32,50 201,735 370

5 272 BEYZANUR KARALİ 11A 14 7 12,25 4 3 3,25 6 0 6,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 3 2,25 33 14 29,50 195,090 389

6 276 İLAYDA NALBANT 11A 17 6 15,50 4 3 3,25 5 4 4,00 1 1 0,75 5 0 5,00 32 14 28,50 193,175 399

7 207 TUĞBAUSLU 11A 16 13 12,75 4 6 2,50 6 4 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 36 23 30,25 191,228 409

8 260 EBRAR ERDEM 11B 18 10 15,50 1 4 0,00 5 5 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 31 21 25,75 187,290 419

9 235 HAYRUNNİSA GÜR 11B 16 6 14,50 1 3 0,25 4 6 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 31 22 25,50 184,885 430

10 242 EZGİ YAZICI 11B 17 7 15,25 1 5 -0,25 3 5 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 29 19 24,25 183,563 437

11 257 ŞEVVAL KARAMANOĞ 11C 13 4 12,00 2 2 1,50 3 3 2,25 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 30 17 25,75 180,578 452

12 329 ELİSA AMEDİ 11B 17 10 14,50 1 3 0,25 4 4 3,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 30 23 24,25 179,890 455

13 295 BATUHAN DEMİRCİ 11B 14 7 12,25 3 4 2,00 6 2 5,50 3 1 2,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 5 -1,25 31 21 25,75 179,355 460

14 248 BÜŞRA ALEV 11A 13 11 10,25 3 2 2,50 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 30 19 25,25 175,353 485

15 350 ZEHRA HAVUZ 11A 16 10 13,50 0 2 -0,50 4 5 2,75 1 1 0,75 5 0 5,00 26 18 21,50 174,055 490

16 265 İLKNUR KALAY 11A 12 12 9,00 4 5 2,75 5 5 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 31 22 25,50 173,300 492

17 286 GÜLBENİZ DELİHAS 11C 12 7 10,25 4 4 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 6 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 29 22 23,50 172,720 493

18 200 BERAT RECEP 11C 10 8 8,00 3 7 1,25 4 4 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 29 31 21,25 171,623 497

19 221 FURKAN ÖZKAN 11A 12 3 11,25 4 3 3,25 3 5 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 25 11 22,25 171,003 498

20 293 CANER ÇOLAK 11A 10 7 8,25 3 1 2,75 6 4 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 28 12 25,00 170,678 504

21 284 ALEYNA NUR AYGÜN 11C 12 5 10,75 0 4 -1,00 4 2 3,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 27 23 21,25 167,970 515

22 283 MUHAMMET AY 11C 10 11 7,25 2 8 0,00 2 4 1,00 1 4 0,00 5 0 5,00 7 6 5,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 27 40 17,00 167,715 518

23 236 BUSE GUZİL 11C 11 4 10,00 2 1 1,75 4 2 3,50 1 0 1,00 5 0 5,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 26 15 22,25 167,455 519

24 228 V TAHA KAZMA 11C 8 10 5,50 3 7 1,25 5 5 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 6 6 4,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 29 37 19,75 167,040 523

25 264 BETÜL AKÇAY 11A 9 8 7,00 3 2 2,50 6 2 5,50 4 0 4,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 27 14 23,50 164,975 532

26 229 ENES ZERDECİ 11A 10 2 9,50 3 4 2,00 4 5 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 23 11 20,25 163,100 537

27 266 ERCÜMENT KARA 11C 8 12 5,00 2 8 0,00 5 5 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 6 7 4,25 1 2 0,50 28 38 18,50 162,228 539

28 268 RABİA İPEK 11A 8 8 6,00 3 2 2,50 5 2 4,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 12 23,00 161,740 541

29 267 11A 8 7 6,25 3 4 2,00 6 2 5,50 4 0 4,00 5 0 5,00 26 13 22,75 161,723 542
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30 255 FATMANURKAYA 11B 10 10 7,50 2 4 1,00 4 4 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 27 21 21,75 161,115 544

31 211 NİSANUR YILMAZ 11A 12 13 8,75 2 4 1,00 5 5 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 26 24 20,00 161,013 547

32 299 ZEHRA KASARCI 11B 11 11 8,25 2 4 1,00 4 5 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 25 23 19,25 160,398 553

33 341 11A 7 8 5,00 3 4 2,00 8 2 7,50 5 0 5,00 2 3 1,25 1 0 1,00 26 17 21,75 159,885 555

34 222 BAHAR KÜÇÜK 11B 9 10 6,50 3 6 1,50 4 3 3,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 26 23 20,25 159,685 558

35 262 HAFİZE YILMAZ 11A 12 14 8,50 2 4 1,00 5 5 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 28 31 20,25 159,585 559

36 199 ABDULSAMETÖZÇELİ 11A 9 12 6,00 5 4 4,00 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 27 23 21,25 157,995 566

37 261 CEMRE NUR KURT 11A 10 11 7,25 2 3 1,25 6 3 5,25 3 2 2,50 4 1 3,75 25 20 20,00 157,908 567

38 206 BERİN TÜFEKÇİ 11C 12 9 9,75 3 1 2,75 2 5 0,75 2 3 1,25 5 0 5,00 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 3 1,25 27 33 18,75 155,930 574

39 275 EMRE SANDALCI 11A 11 19 6,25 4 6 2,50 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 28 32 20,00 155,838 577

40 273 BARIŞ SOYKAN 11C 10 20 5,00 2 8 0,00 8 2 7,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 24 0,00 3 7 1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 41 79 21,25 155,450 579

41 186 AYÇA YILMAZ 11A 8 4 7,00 2 4 1,00 6 3 5,25 3 0 3,00 3 2 2,50 22 13 18,75 154,715 583

42 263 HAMZA BİRİNCİ 11A 9 12 6,00 4 3 3,25 5 4 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 25 22 19,50 154,250 587

43 202 CİHAN ATAY 11A 6 14 2,50 5 3 4,25 7 3 6,25 4 1 3,75 5 0 5,00 27 21 21,75 151,820 599

44 296 ALEYNA ÖZCAN 11B 12 16 8,00 2 6 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 23 26 16,50 151,780 600

45 201 SİNAN BEYAZ 11C 3 10 0,50 2 2 1,50 5 1 4,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 5 4,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 24 27 17,25 151,635 601

46 253 ŞÜHEDA KARAOSMAN 11C 9 9 6,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 2 10 -0,50 0 4 -1,00 3 4 2,00 24 28 17,00 148,818 612

47 244 GAMZE KUTLU 11B 10 14 6,50 0 1 -0,25 5 5 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 1 0 1,00 22 22 16,50 148,675 613

48 216 EBUBEKİR 11A 8 11 5,25 1 0 1,00 4 5 2,75 4 0 4,00 17 16 13,00 138,788 641

49 213 MELEK BAKIR 11C 6 8 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 17 15 13,25 136,935 646

50 294 ÖMER FARUK ÇELİK 11B 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 5 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 13 15 9,25 132,268 659

51 241 SÜLEYMAN JR 11A 8 21 2,75 4 5 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 17 26 10,50 131,153 664

52 198 YUSUF EMRE TIĞCI 11C 2 1 1,75 1 1 0,75 5 1 4,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 6 -1,50 1 1 0,75 14 11 11,25 130,108 669

53 231 YAĞIZ EFE YILMAZ 11A 8 15 4,25 1 5 -0,25 4 6 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 17 34 8,50 127,858 674

54 230 SALİHA KAZANCI 11C 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 11 1,25 0 6 -1,50 1 0 1,00 15 24 9,00 126,690 679

55 250 EMİRCAN TERZİ 11A 5 25 -1,25 3 7 1,25 6 4 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 20 48 8,00 118,388 689

56 282 BEAAT CAN AKGÜ 11A 6 24 0,00 1 9 -1,25 6 4 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 48 6,00

57 233 ESRA ÖZDEMİR 11C 3 5 1,75 3 5 1,75

58 473 BARAN CJJ 11C 0 0 0,00
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KATILIMLAR

59 183 TURAN ÇAKIR 11A 4 26 -2,50 1 9 -1,25 1 9 -1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 6 54 -7,50
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