
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

RİZE İYİDERE İYİDERE ANADOLU LİSESİ 9. SINIF DENEME SINAVI-2 31 31 485 1090

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,92 11,95 9,93 5,41 4,89 4,19 4,37 4,42 3,26 2,38 1,92 1,90 6,44 9,26 4,12 3,07 3,51 2,19 3,10 3,47 2,23 2,52 3,29 1,70 40,21 42,71 29,52 200,900

Okul Ortalaması 9,97 12,32 6,89 3,94 5,42 2,58 3,77 3,97 2,78 1,94 2,06 1,42 1,92 5,29 0,59 1,32 1,93 0,84 2,57 3,29 1,75 1,25 1,82 0,79 26,68 36,10 17,64 153,950

KATILIMLAR

1 110 ESMA KARAFAZLI 9A 19 8 17,00 5 7 3,25 8 4 7,00 3 2 2,50 1 7 -0,75 3 3 2,25 3 5 1,75 1 5 -0,25 43 41 32,75 202,495 375

2 128 EMİRHAN ERGÜN 9B 13 9 10,75 8 2 7,50 6 4 5,00 1 3 0,25 5 5 3,75 1 2 0,50 4 4 3,00 38 29 30,75 198,330 403

3 130 MERTCAN AYDIN 9B 15 12 12,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 2 2 1,50 7 6 5,50 4 2 3,50 34 29 26,75 197,415 412

4 0 SELEN VAR 9B 15 6 13,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 4 2,00 1 0 1,00 2 2 1,50 31 12 28,00 193,270 437

5 132 ŞEYMA KARAKOYUN 9B 17 11 14,25 7 5 5,75 4 4 3,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 36 29 28,75 190,268 456

6 112 ELİF ÇELİK 9A 16 12 13,00 4 7 2,25 3 5 1,75 4 1 3,75 3 9 0,75 5 3 4,25 1 8 -1,00 3 4 2,00 39 49 26,75 185,425 485

7 136 MERT YEŞİLYURT 9B 12 16 8,00 7 6 5,50 8 4 7,00 3 2 2,50 3 10 0,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 1 1,75 40 47 28,25 177,658 530

8 135 BEDİR METE 9B 10 13 6,75 9 3 8,25 7 4 6,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 3 4 2,00 34 30 26,50 169,063 582

9 113 YAVUZ KOLAY 9A 10 7 8,25 2 4 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 7 2,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 28 25 21,75 168,658 585

10 139 ELANUR SÜMER 9B 13 15 9,25 6 4 5,00 4 5 2,75 1 1 0,75 1 10 -1,50 2 1 1,75 6 3 5,25 1 2 0,50 34 41 23,75 164,313 620

11 134 SAHRA TARAKÇI 9B 13 11 10,25 4 9 1,75 4 5 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 1 0,75 29 37 19,75 163,108 626

12 0 ŞEYMANUR CİVELEK 9A 13 9 10,75 2 5 0,75 2 5 0,75 3 1 2,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 27 30 19,50 162,458 631

13 111 SEVKET MENGEN 9A 13 17 8,75 4 9 1,75 4 4 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 29 49 16,75 161,378 640

14 0 EFE  METE 9B 13 11 10,25 5 7 3,25 3 4 2,00 1 4 0,00 2 6 0,50 1 1 0,75 1 7 -0,75 0 1 -0,25 26 41 15,75 156,515 663

15 133 SEVDENUR YENER 9B 11 17 6,75 7 3 6,25 5 6 3,50 1 1 0,75 1 10 -1,50 1 2 0,50 6 3 5,25 1 2 0,50 33 44 22,00 155,630 670

16 116 F EYLÜL ZORLU 9A 10 7 8,25 3 5 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 21 21 15,75 149,733 705

17 119 KADİRHANEROL 9A 5 19 0,25 7 6 5,50 9 3 8,25 3 2 2,50 2 5 0,75 2 3 1,25 4 6 2,50 2 6 0,50 34 50 21,50 147,988 714

18 245 ZERRİN ÇELİK 9B 9 9 6,75 3 6 1,50 2 4 1,00 2 1 1,75 2 7 0,25 1 2 0,50 3 3 2,25 1 1 0,75 23 33 14,75 145,695 735

19 140 HELİN ÇELİK 9B 9 12 6,00 3 7 1,25 3 6 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 6 1,50 3 3 2,25 24 36 15,00 143,718 745

20 121 DUYGU KİTAPÇI 9A 10 11 7,25 3 5 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 21 31 13,25 143,130 750

21 114 MUHAMMET KAVALCI 9A 10 11 7,25 3 6 1,50 5 5 3,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 23 37 13,75 141,215 766

22 145 MEHMETHAN ŞEKER 9B 6 9 3,75 3 4 2,00 3 3 2,25 2 1 1,75 2 6 0,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 1 0 1,00 20 24 14,00 138,555 782

23 137 İSKENDER OKUMUŞ 9B 6 16 2,00 4 2 3,50 6 3 5,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 22 31 14,25 135,658 794

24 118 ELİFCAN KURT 9A 7 17 2,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 2 3,50 19 34 10,50 129,528 830

25 288 SARE KARAFAZLI 9B 7 18 2,50 4 8 2,00 3 5 1,75 2 3 1,25 16 34 7,50 121,325 881

26 138 AYŞENUR KAHRAMAN 9A 4 5 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 13 19 8,25 121,043 882

27 143 İSHAK YAVUZ 9B 4 6 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 1 0,75 11 17 6,75 119,388 894

28 129 MÜMİN AKMAYAN 9A 7 23 1,25 4 6 2,50 5 6 3,50 1 4 0,00 17 39 7,25 118,203 906

29 125 EMİRHAN METE 9A 7 17 2,75 2 10 -0,50 3 9 0,75 2 3 1,25 14 39 4,25 114,888 926
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Genel Ortalama 12,92 11,95 9,93 5,41 4,89 4,19 4,37 4,42 3,26 2,38 1,92 1,90 6,44 9,26 4,12 3,07 3,51 2,19 3,10 3,47 2,23 2,52 3,29 1,70 40,21 42,71 29,52 200,900

Okul Ortalaması 9,97 12,32 6,89 3,94 5,42 2,58 3,77 3,97 2,78 1,94 2,06 1,42 1,92 5,29 0,59 1,32 1,93 0,84 2,57 3,29 1,75 1,25 1,82 0,79 26,68 36,10 17,64 153,950

KATILIMLAR

30 277 EMİRH N ŞİNO 9B 3 10 0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 7 26 0,50 102,300 995

31 122 YAREN ÇELİK 9A 2 18 -2,50 1 9 -1,25 1 6 -0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 7 1,25 2 6 0,50 12 57 -2,25
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