
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

RİZE İYİDERE İYİDERE ANADOLU LİSESİ 10. SINIF DENEME SINAVI-2 22 22 400 762

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,27 12,23 8,21 2,68 4,61 1,53 4,16 3,94 3,18 2,58 1,47 2,21 2,57 1,49 2,20 4,67 11,02 1,92 1,91 4,54 0,78 1,05 3,07 0,28 1,91 4,68 0,74 32,80 47,05 21,05 171,450

Okul Ortalaması 12,50 10,91 9,77 3,95 4,41 2,85 3,82 4,27 2,75 2,77 1,18 2,48 2,91 1,41 2,56 3,68 8,50 1,56 2,00 4,24 0,94 1,19 3,67 0,27 1,48 3,67 0,56 34,30 42,26 23,74 179,390

KATILIMLAR

1 312 ESMA HANTAL 10A 22 6 20,50 8 2 7,50 8 1 7,75 4 1 3,75 5 0 5,00 8 8 6,00 5 4 4,00 3 6 1,50 2 2 1,50 65 30 57,50 281,595 16

2 309 SEVİM KATIRCI 10A 19 4 18,00 8 2 7,50 5 3 4,25 1 1 0,75 3 0 3,00 5 3 4,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 48 19 43,25 241,153 58

3 324 MELİSA KAVALCI 10B 18 4 17,00 6 2 5,50 6 2 5,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 6 2,50 46 22 40,50 228,520 94

4 318 AYŞE ÇELİK 10B 13 7 11,25 5 4 4,00 3 5 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 7 10 4,50 2 3 1,25 3 4 2,00 2 5 0,75 42 40 32,00 204,113 158

5 328 GÜLCAN RECEP 10A 15 8 13,00 2 6 0,50 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 9 1,75 3 3 2,25 1 0 1,00 2 5 0,75 37 37 27,75 190,693 209

6 302 BEYZA AYNACI 10A 10 7 8,25 5 4 4,00 2 4 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 7 10 4,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 2 1 1,75 36 39 26,25 185,978 227

7 311 HAYRUNNİSA KURT 10A 13 7 11,25 0 2 -0,50 7 3 6,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 28 15 24,25 183,230 242

8 320 RÜMEYSA KÜÇÜK 10B 15 4 14,00 2 4 1,00 1 6 -0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 10 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 30 33 21,75 177,070 278

9 301 ALPEREN MUTLU 10A 9 11 6,25 6 2 5,50 6 3 5,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 6 2,50 1 4 0,00 2 5 0,75 1 7 -0,75 36 40 26,00 175,903 281

10 31919 MUHAMMET AKSU 10B 12 13 8,75 6 3 5,25 3 5 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 14 0,50 2 6 0,50 0 6 -1,50 3 5 1,75 37 53 23,75 170,340 312

11 321 YILMAZ NAR 10B 13 12 10,00 6 3 5,25 4 4 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 10 -0,50 1 6 -0,50 1 8 -1,00 34 45 22,75 168,325 328

12 315 ELİF NUR ÖZTÜRK 10B 14 13 10,75 1 9 -1,25 1 7 -0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 3 7 1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 3 4 2,00 30 49 17,75 163,523 366

13 325 HÜMEYRA TOPAL 10B 14 11 11,25 2 7 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 28 31 20,25 163,453 368

14 316 CANER DEMİRTAŞ 10B 10 12 7,00 4 3 3,25 5 5 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 2 5 0,75 2 2 1,50 1 4 0,00 2 3 1,25 31 38 21,50 162,245 380

15 314 BARIŞ ÇELİK 10B 12 12 9,00 2 8 0,00 3 7 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 19 -0,75 3 5 1,75 3 4 2,00 2 3 1,25 35 62 19,50 157,343 401

16 313 MELİHCAN BAK 10B 10 11 7,25 3 4 2,00 5 4 4,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 6 0,50 2 6 0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 28 40 18,00 155,025 421

17 300 KEREM SUİÇMEZ 10A 12 18 7,50 5 5 3,75 0 4 -1,00 9 21 3,75 2 8 0,00 0 4 -1,00 28 60 13,00 154,473 426

18 317 CEREN ALKAYIN 10B 8 15 4,25 2 5 0,75 3 6 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 3 3,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 8 -2,00 29 49 16,75 154,230 429

19 327 SUDENAZ BALCI 10B 9 14 5,50 5 5 3,75 5 3 4,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 7 -0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 4 2,00 31 41 20,75 152,915 435

20 323 MERTCAN KAVALCII 10B 12 18 7,50 5 5 3,75 4 6 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 13 -1,25 1 9 -1,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 33 62 17,50 149,225 454

21 326 CANER AYYILDIZ 10B 10 14 6,50 2 5 0,75 6 2 5,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 23 25 16,75 147,860 466

22 304 ÖMER FARUK TURAN 10A 5 19 0,25 2 7 0,25 1 9 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 17 -0,25 0 10 -2,50 1 9 -1,25 1 8 -1,00 15 88 -7,00
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