
SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ŞİNAFOR 151

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,905 229,580 18 18 18 267 2062

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 0 1 -0,25 -5 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 0 5 -1,25 -6 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 4 7 2,25 8 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 1 -0,25 -2 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 24 36 15,00 13 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe e DBaEd  AEa  b ec Ddc Ab C BCDDaEdBacaB

Cevap Anahtarı A CEDBDEEDCAEBDACBCEBDEEAACBCEBCDDBEABCDEB

TYT Sosyal e          e   ca a 

Cevap Anahtarı A CBAEDBACECBAECADBEED

TYT Matematik aaC be D   Dc   d C    c         d      

Cevap Anahtarı A DBCEEBEDDBCDEBECCBCAECDDCEDCBECBCBCCEAAB

TYT Fen e d Ae eD BDde Cc e 

Cevap Anahtarı A CEBAACACDABDECACAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 15 38

Türkçe 40 15 15 38

Cümlede Anlam 2 0 2 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 0 50
Cümlede Anlam (Genel) 3 2 1 67
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 1 1 33
Fiilde Çatı 1 0 1 0
Temel Ögeler 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 0 0
Ana Düşünce 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 3 2 0 67
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 2 0 100
Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragraf (Genel) 4 2 2 50

TYT Sosyal 20 0 5 0

Tarih 5 0 1 0

Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya 5 0 0 0

Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Bilimin Değeri Nedir? 1 0 0 0
Evrensel Olmak 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 0 0 0
Platon 1 0 0 0
George Berkeley 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0
Din ve Sosyal Adalet 1 0 1 0
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 0 0
Oruç 1 0 1 0
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 8 10

Matematik 29 4 7 14

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 1 2 25
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 1 0
Bölme - Bölünebilme 2 1 1 50
Faktöriyel 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 1 0 100
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 0 0
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0

Geometri 11 0 1 0

#N/A 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 1 0
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 1 3 14

Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 1 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 0 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 1 0
Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 1 0 100
Dalgalar 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Element Tanımı 1 1 0 100
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 1 1 50
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 1 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AKSU 174

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,056 229,580 20 20 20 275 2092

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 0 4 -1,00 -20 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 0 4 -1,00 -20 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 5,32 5,32 6,88

Toplam: 120 22 33 13,75 11 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe eEDcadbb Accc CcacBDEaAdeBCbBCDedbbeCDEc

Cevap Anahtarı A CEDBDEEDCAEBDACBCEBDEEAACBCEBCDDBEABCDEB

TYT Sosyal d bdee acbBeEeAcB ED

Cevap Anahtarı A CBAEDBACECBAECADBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 22 40

Türkçe 40 16 22 40

Cümlede Anlam 2 0 2 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 3 0 3 0
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 1 2 33
Fiilde Çatı 1 0 1 0
Temel Ögeler 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Ana Düşünce 3 3 0 100
Paragraf Tamamlama 3 0 3 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 2 0 100
Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragraf (Genel) 4 1 3 25

TYT Sosyal 20 6 11 30

Tarih 5 0 4 0

Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 0 4 0

Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki Topraklar 1 0 1 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Bilimin Değeri Nedir? 1 1 0 100
Evrensel Olmak 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 1 0 100
Platon 1 0 1 0
George Berkeley 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0
Din ve Sosyal Adalet 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 0 0
Oruç 1 1 0 100
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRGÜL OKUMUŞ 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,555 229,580 19 19 19 274 2086

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 1 3 0,25 5 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 1 3 0,25 5 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 0 5 -1,25 -4 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 2 1 1,75 16 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 2,36 2,36 8,63

Toplam: 120 22 35 13,25 11 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe CEDB ab  AEe  Cc d a aeeadaaBCDadEedebbB

Cevap Anahtarı A CEDBDEEDCAEBDACBCEBDEEAACBCEBCDDBEABCDEB

TYT Sosyal d edDBba eB EebDdEED

Cevap Anahtarı A CBAEDBACECBAECADBEED

TYT Matematik  c  c      ec     e            BC a     

Cevap Anahtarı A DBCEEBEDDBCDEBECCBCAECDDCEDCBECBCBCCEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 20 30

Türkçe 40 12 20 30

Cümlede Anlam 2 1 1 50
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 3 1 1 33
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 2 0 67
Fiilde Çatı 1 0 1 0
Temel Ögeler 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Ana Düşünce 3 1 2 33
Paragraf Tamamlama 3 1 2 33
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 2 0 100
Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragraf (Genel) 4 1 3 25

TYT Sosyal 20 8 9 40

Tarih 5 1 3 20

Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 1 3 20

Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 1 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Bilimin Değeri Nedir? 1 1 0 100
Evrensel Olmak 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 1 0 100
Platon 1 0 1 0
George Berkeley 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 1 0 100
Din ve Sosyal Adalet 1 0 1 0
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 1 0 100
Oruç 1 1 0 100
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik 29 0 5 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 2 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 1 0
Bölme - Bölünebilme 2 0 0 0
Faktöriyel 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0

Geometri 11 2 1 18

#N/A 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 1 1 33
Dik Prizmalar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEVDET METE 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,059 229,580 15 15 15 250 1926

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 2 3 1,25 25 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 0 2 -0,50 -10 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 3 18 -1,50 -5 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 3 18 -1,50 -4 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 33 59 18,25 15 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe bBDbC bEcDacbeDB CaCaAAaE Cc BcDbdedcbDb

Cevap Anahtarı B DBDECDEEADBEACDBECBCCAAEEECBCBDDEBBABEDC

TYT Sosyal cEbBea   dacBe DDE B

Cevap Anahtarı B DEABCECABCEABACDDEEB

TYT Matematik  dd cdBdbCeabdB cad eab  da             

Cevap Anahtarı B ECBDDEBEDCBDCEBEACBCDDCEBCDECECBCECCBBAA

TYT Fen cBdecadCDBcDbECbeacd

Cevap Anahtarı B ABECACACDBADCECABDEA
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 20 40

Türkçe 40 16 20 40

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 1 67
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 0 0
Temel Ögeler 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 2 1 67
Fiilde Çatı 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 3 0 2 0
Ana Düşünce 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 1 0 50
Paragraf (Genel) 4 1 3 25
Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 7 8 35

Tarih 5 2 3 40

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 1 0 100
Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0

Coğrafya 5 0 2 0

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 1 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 0 1 0
Evrensel Olmak 1 0 1 0
Bilimin Değeri Nedir? 1 1 0 100
George Berkeley 1 0 1 0
Platon 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 1 0 100
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100
Oruç 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 0 0
Din ve Sosyal Adalet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 18 8

Matematik 29 3 18 10

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 2 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 1 1 50
Faktöriyel 2 0 2 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 2 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 2 1 1 50
Rasyonel Sayılar 2 0 2 0
Mutlak Değer 2 0 2 0
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 0 1 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 2 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri 11 0 0 0

#N/A 1 0 0 0
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 13 35

Fizik 7 1 6 14

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 1 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 1 0 100
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 2 0
Dalgalar 1 0 1 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 2 0 100
Element Tanımı 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 2 0
Hücre 1 0 1 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN GANİMET 195

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,231 229,580 14 14 14 249 1922

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 2 3 1,25 25 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 1 4 0,00 0 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 0 1 -0,25 -1 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 29 43 18,25 15 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe baDBcabbbAdBDACcaEaDEdAbCeCEBecDeabdbaEB

Cevap Anahtarı A CEDBDEEDCAEBDACBCEBDEEAACBCEBCDDBEABCDEB

TYT Sosyal eBAdeBeeaaBeEeAcaEED

Cevap Anahtarı A CBAEDBACECBAECADBEED

TYT Matematik  d                                      

Cevap Anahtarı A DBCEEBEDDBCDEBECCBCAECDDCEDCBECBCBCCEAAB

TYT Fen eac  acdD Bc   e  e 

Cevap Anahtarı A CEBAACACDABDECACAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 22 45

Türkçe 40 18 22 45

Cümlede Anlam 2 0 2 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Cümlede Anlam (Genel) 3 1 2 33
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 2 1 67
Fiilde Çatı 1 1 0 100
Temel Ögeler 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Ana Düşünce 3 1 2 33
Paragraf Tamamlama 3 3 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 1 1 50
Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragraf (Genel) 4 0 4 0

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih 5 2 3 40

Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 4 20

Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 1 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki Topraklar 1 0 1 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Bilimin Değeri Nedir? 1 1 0 100
Evrensel Olmak 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 1 0 100
Platon 1 0 1 0
George Berkeley 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0
Din ve Sosyal Adalet 1 0 1 0
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 1 0 100
Oruç 1 1 0 100
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik 29 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 1 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 0 0 0
Faktöriyel 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0

Geometri 11 0 0 0

#N/A 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 0 0
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 9 10

Fizik 7 0 5 0

Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 2 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 1 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 1 0
Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Element Tanımı 1 1 0 100
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 1 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 0 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇELİK 146

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,615 229,580 11 11 11 231 1849

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 14,03 14,03 19,58

Matematik 29 7 6 5,50 19 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 1 1 0,75 7 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 27 27 20,25 17 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe aBDEe ca D EA eBce CdcAadcbBCBDDEdeb ccC

Cevap Anahtarı B DBDECDEEADBEACDBECBCCAAEEECBCBDDEBBABEDC

TYT Matematik  a DD       CadbAC dDe E       d   C    

Cevap Anahtarı B ECBDDEBEDCBDCEBEACBCDDCEBCDECECBCECCBBAA

TYT Fen         cB DaE      

Cevap Anahtarı B ABECACACDBADCECABDEA
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TÜR MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 18 40

Türkçe 40 16 18 40

Cümlede Anlam (Genel) 3 1 2 33
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 0 2 0
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 0 0
Temel Ögeler 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 3 0 100
Fiilde Çatı 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 3 1 1 33
Ana Düşünce 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 2 0 100
Paragraf (Genel) 4 1 3 25
Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

TYT Matematik 40 8 7 20

Matematik 29 7 6 24

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 2 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme - Bölünebilme 2 1 0 50
Faktöriyel 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 1 0 50
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 2 1 1 50
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Üslü İfadelerde Denklemler 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri 11 1 1 9

#N/A 1 0 0 0
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 1 1 33
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 0 0 0

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 0 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 1 1 50
Element Tanımı 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KURT 153

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,733 229,580 10 10 10 229 1846

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 1 2 0,50 10 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 1 4 0,00 0 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 26 24 20,00 17 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe CED cab  bb      c DEaA  cabBCD   ABC c 

Cevap Anahtarı A CEDBDEEDCAEBDACBCEBDEEAACBCEBCDDBEABCDEB

TYT Sosyal d A c     BAE  bBaEc

Cevap Anahtarı A CBAEDBACECBAECADBEED

TYT Matematik a    B ab             c                 

Cevap Anahtarı A DBCEEBEDDBCDEBECCBCAECDDCEDCBECBCBCCEAAB

TYT Fen   e     DABDECcC de 

Cevap Anahtarı A CEBAACACDABDECACAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 11 30

Türkçe 40 12 11 30

Cümlede Anlam 2 1 1 50
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 3 0 2 0
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 0 1 0
Fiilde Çatı 1 0 0 0
Temel Ögeler 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Ana Düşünce 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 3 0 1 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 2 0 100
Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragraf (Genel) 4 2 0 50

TYT Sosyal 20 6 5 30

Tarih 5 1 2 20

Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 0 0 0

Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Bilimin Değeri Nedir? 1 1 0 100
Evrensel Olmak 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 1 0 100
Platon 1 0 0 0
George Berkeley 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0
Din ve Sosyal Adalet 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 1 0
Oruç 1 1 0 100
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik 29 1 4 3

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 0 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 1 1 50
Faktöriyel 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0

Geometri 11 0 0 0

#N/A 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 0 0
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 7 4 35

Fizik 7 0 1 0

Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 0 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 0 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 1 0
Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 7 6 0 86

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Element Tanımı 1 1 0 100
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 2 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 0 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 1 0
Hücre 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN UZUN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,651 229,580 7 7 7 186 1635

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 2 2 1,50 30 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 1 0 1,00 20 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 2 5 0,75 3 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 4 1 3,75 34 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 2,36 2,36 8,63

Toplam: 120 31 23 25,25 21 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe aBDaa bEcDcEA DBdacCCAAdEECcCBDD        

Cevap Anahtarı B DBDECDEEADBEACDBECBCCAAEEECBCBDDEBBABEDC

TYT Sosyal eEA dE     e A eaEcB

Cevap Anahtarı B DEABCECABCEABACDDEEB

TYT Matematik  e        B b     B b ac      CB E   cA 

Cevap Anahtarı B ECBDDEBEDCBDCEBEACBCDDCEBCDECECBCECCBBAA
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 11 48

Türkçe 40 19 11 48

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 1 67
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 0 2 0
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 0 0
Temel Ögeler 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 3 0 100
Fiilde Çatı 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 3 2 0 67
Ana Düşünce 3 2 0 67
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 2 0 100
Paragraf (Genel) 4 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 6 30

Tarih 5 2 2 40

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 0 0
Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 0 20

Yeryüzündeki Topraklar 1 1 0 100
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 0 0 0
Evrensel Olmak 1 0 1 0
Bilimin Değeri Nedir? 1 0 0 0
George Berkeley 1 1 0 100
Platon 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 0 1 0
Oruç 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 1 0
Din ve Sosyal Adalet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 6 6 15

Matematik 29 2 5 7

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 0 0 0
Faktöriyel 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 2 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri 11 4 1 36

#N/A 1 0 0 0
Dik Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 1 0 33
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 1 0
Dik Dairesel Silindir 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÜKSEK 167

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,831 229,580 22 22 22 280 2113

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 1 0 1,00 20 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 2 6 0,50 2 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 2 3 1,25 11 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 19 25 12,75 11 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe aBDce bE D  A a  eB C A E    B      Bdcd

Cevap Anahtarı B DBDECDEEADBEACDBECBCCAAEEECBCBDDEBBABEDC

TYT Sosyal  b  e   B           

Cevap Anahtarı B DEABCECABCEABACDDEEB

TYT Matematik dd   a      C    e dDb        C  Ed ae  

Cevap Anahtarı B ECBDDEBEDCBDCEBEACBCDDCEBCDECECBCECCBBAA

TYT Fen  e e a   B D  Cb e  

Cevap Anahtarı B ABECACACDBADCECABDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 9 28

Türkçe 40 11 9 28

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 1 67
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 0 2 0
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 0 0
Temel Ögeler 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 1 0 33
Fiilde Çatı 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraf Tamamlama 3 1 0 33
Ana Düşünce 3 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 0 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 1 0 50
Paragraf (Genel) 4 0 1 0
Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 1 2 5

Tarih 5 0 2 0

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 1 0
Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 0 0
Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 0 20

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 0 0 0
Evrensel Olmak 1 0 0 0
Bilimin Değeri Nedir? 1 0 0 0
George Berkeley 1 0 0 0
Platon 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 0 0 0
Oruç 1 0 0 0
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 0 0
Din ve Sosyal Adalet 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 9 10

Matematik 29 2 6 7

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 2 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 0 0 0
Faktöriyel 2 0 1 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 2 1 0 50
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 2 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri 11 2 3 18

#N/A 1 0 0 0
Dik Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Özel Üçgenler 1 0 1 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 0 3 0

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 1 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 1 0
Dalgalar 1 0 1 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 0 0 0
Element Tanımı 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 0 0
Hücre 1 0 1 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERGÜL TUZCU 191

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,683 229,580 12 12 12 239 1898

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 0 1 -0,25 -5 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 1 1 0,75 3 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 24 19 19,25 16 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe aBDd  ba  BEA DBE cC A d abBCaDDEeedBEba

Cevap Anahtarı B DBDECDEEADBEACDBECBCCAAEEECBCBDDEBBABEDC

TYT Sosyal   e e    bEABe  DE  

Cevap Anahtarı B DEABCECABCEABACDDEEB

TYT Matematik    Da                                   

Cevap Anahtarı B ECBDDEBEDCBDCEBEACBCDDCEBCDECECBCECCBBAA

TYT Fen            D        

Cevap Anahtarı B ABECACACDBADCECABDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 14 43

Türkçe 40 17 14 43

Cümlede Anlam (Genel) 3 1 2 33
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 0 1 0
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 0 0
Temel Ögeler 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 2 0 67
Fiilde Çatı 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 3 2 1 67
Ana Düşünce 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 1 1 50
Paragraf (Genel) 4 1 3 25
Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 5 4 25

Tarih 5 0 2 0

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 0 0
Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0

Coğrafya 5 0 1 0

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 1 0 100
Evrensel Olmak 1 1 0 100
Bilimin Değeri Nedir? 1 1 0 100
George Berkeley 1 0 1 0
Platon 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100
Oruç 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 0 0
Din ve Sosyal Adalet 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik 29 1 1 3

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme - Bölünebilme 2 0 1 0
Faktöriyel 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri 11 0 0 0

#N/A 1 0 0 0
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 0 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 0 0 0
Element Tanımı 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ŞİNAFOR 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,519 229,580 5 5 5 154 1489

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 5 0 5,00 100 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 0 2 -0,50 -10 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 2 2 1,50 5 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 34 19 29,25 24 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe CEDBaE e AEeDdCBe  D ddA BCEBCDDeEcBeDdB

Cevap Anahtarı A CEDBDEEDCAEBDACBCEBDEEAACBCEBCDDBEABCDEB

TYT Sosyal CBAED ea  dA ee a ED

Cevap Anahtarı A CBAEDBACECBAECADBEED

TYT Matematik D C     be                              

Cevap Anahtarı A DBCEEBEDDBCDEBECCBCAECDDCEDCBECBCBCCEAAB

TYT Fen         D           

Cevap Anahtarı A CEBAACACDABDECACAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 11 58

Türkçe 40 23 11 58

Cümlede Anlam 2 1 0 50
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 3 2 1 67
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 3 0 100
Fiilde Çatı 1 0 1 0
Temel Ögeler 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Ana Düşünce 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 3 3 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 2 0 100
Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragraf (Genel) 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 8 6 40

Tarih 5 5 0 100

Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 1 0 100
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 0 2 0

Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 1 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Bilimin Değeri Nedir? 1 0 1 0
Evrensel Olmak 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 0 0 0
Platon 1 0 1 0
George Berkeley 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0
Din ve Sosyal Adalet 1 0 1 0
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 0 0
Oruç 1 1 0 100
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik 29 2 2 7

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 1 0 25
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 0 0 0
Faktöriyel 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0

Geometri 11 0 0 0

#N/A 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 0 0
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 0 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 0 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 0 0
Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Element Tanımı 1 0 0 0
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 0 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER HANTAL 192

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,867 229,580 1 1 1 2 293

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 4 1 3,75 75 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 2 2 1,50 30 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 11 2 10,50 36 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 5 1 4,75 43 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 72 15 68,25 57 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe DBDECDEaADBEACDBECBCCAAdEECBeBcDEcBABbDC

Cevap Anahtarı B DBDECDEEADBEACDBECBCCAAEEECBCBDDEBBABEDC

TYT Sosyal DEABeEe BeEcBAeDDEEB

Cevap Anahtarı B DEABCECABCEABACDDEEB

TYT Matematik    D   dDC  CcBEAC CD     D  ECB  Ca B  

Cevap Anahtarı B ECBDDEBEDCBDCEBEACBCDDCEBCDECECBCECCBBAA

TYT Fen       A  B DCEC Bb A

Cevap Anahtarı B ABECACACDBADCECABDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 1 67
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 2 0 100
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 1 0 100
Temel Ögeler 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 3 0 100
Fiilde Çatı 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 3 2 1 67
Ana Düşünce 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 1 1 50
Paragraf (Genel) 4 4 0 100
Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 14 5 70

Tarih 5 4 1 80

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 1 0 100
Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 2 40

Yeryüzündeki Topraklar 1 1 0 100
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 1 0 100
Evrensel Olmak 1 0 1 0
Bilimin Değeri Nedir? 1 1 0 100
George Berkeley 1 1 0 100
Platon 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 1 0 100
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100
Oruç 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 1 0 100
Din ve Sosyal Adalet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 16 3 40

Matematik 29 11 2 38

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 1 0 25
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Bölme - Bölünebilme 2 0 0 0
Faktöriyel 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 1 1 50
Tek - Çift Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değer 2 1 1 50
Köklü Sayılar 1 1 0 100
Üslü Sayılar 2 2 0 100
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri 11 5 1 45

#N/A 1 1 0 100
Dik Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 1 1 33
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Özel Üçgenler 1 1 0 100
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 8 1 40

Fizik 7 1 0 14

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 0 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 1 0 100

Kimya 7 4 0 57

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 1 0 50
Element Tanımı 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 2 0 100
Hücre 1 0 1 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİDE AKSU 170

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,171 229,580 13 13 13 243 1909

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 1 2 0,50 10 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 0 3 -0,75 -15 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 1 0 1,00 3 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 24 21 18,75 16 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe e DBDaae AE DAC b  DEadAeBCE C D  bdd  d

Cevap Anahtarı A CEDBDEEDCAEBDACBCEBDEEAACBCEBCDDBEABCDEB

TYT Sosyal d  Ebe a bBeE dcBaED

Cevap Anahtarı A CBAEDBACECBAECADBEED

TYT Matematik D                                       

Cevap Anahtarı A DBCEEBEDDBCDEBECCBCAECDDCEDCBECBCBCCEAAB

TYT Fen         D           

Cevap Anahtarı A CEBAACACDABDECACAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 12 40

Türkçe 40 16 12 40

Cümlede Anlam 2 0 2 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 0 50
Cümlede Anlam (Genel) 3 2 1 67
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 3 0 100
Fiilde Çatı 1 0 0 0
Temel Ögeler 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Ana Düşünce 3 1 1 33
Paragraf Tamamlama 3 2 1 67
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 1 0 50
Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragraf (Genel) 4 0 2 0

TYT Sosyal 20 6 9 30

Tarih 5 1 2 20

Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 0 3 0

Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Bilimin Değeri Nedir? 1 1 0 100
Evrensel Olmak 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 1 0 100
Platon 1 0 0 0
George Berkeley 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0
Din ve Sosyal Adalet 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 1 0
Oruç 1 1 0 100
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik 29 1 0 3

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 0 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 0 0 0
Faktöriyel 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0

Geometri 11 0 0 0

#N/A 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 0 0
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 0 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 0 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 0 0
Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Element Tanımı 1 0 0 0
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 0 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YILMAZ 141

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,661 229,580 2 2 2 46 1012

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 2 1 1,75 35 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 1 0 1,00 20 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 9 9 6,75 23 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 5 1 4,75 43 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 50 32 42,00 35 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe acDEeeba   EA   cC CCAddEECdCBDeE dABEDa

Cevap Anahtarı B DBDECDEEADBEACDBECBCCAAEEECBCBDDEBBABEDC

TYT Sosyal  EA eE    EA    DE d

Cevap Anahtarı B DEABCECABCEABACDDEEB

TYT Matematik Ed  DEabD  DCadE C dDce   b  bC    C BAA

Cevap Anahtarı B ECBDDEBEDCBDCEBEACBCDDCEBCDECECBCECCBBAA

TYT Fen  cdaedACDBADCECdBb  

Cevap Anahtarı B ABECACACDBADCECABDEA
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 13 48

Türkçe 40 19 13 48

Cümlede Anlam (Genel) 3 0 3 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 0 2 0
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 1 0
Temel Ögeler 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 2 0 67
Fiilde Çatı 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 3 3 0 100
Ana Düşünce 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 2 0 100
Paragraf (Genel) 4 3 1 75
Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 7 2 35

Tarih 5 2 1 40

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 0 0
Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 0 20

Yeryüzündeki Topraklar 1 1 0 100
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 1 0 100
Evrensel Olmak 1 1 0 100
Bilimin Değeri Nedir? 1 0 0 0
George Berkeley 1 0 0 0
Platon 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100
Oruç 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 0 0
Din ve Sosyal Adalet 1 0 1 0

TYT Matematik 40 14 10 35

Matematik 29 9 9 31

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 2 1 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 1 1 50
Faktöriyel 2 2 0 100
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 1 0 100
Denklem Kurma Problemleri 2 0 1 0
Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Mutlak Değer 2 1 1 50
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 1 1 50
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 1 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri 11 5 1 45

#N/A 1 0 1 0
Dik Prizmalar 1 1 0 100
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 1 0 33
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 1 0 100
Dik Dairesel Silindir 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100

TYT Fen 20 10 7 50

Fizik 7 1 5 14

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 1 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 2 0
Dalgalar 1 0 1 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 1 0 100

Kimya 7 7 0 100

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 2 0 100
Element Tanımı 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 1 0 50
Hücre 1 0 1 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRHAN ERDEM 190

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,718 229,580 3 3 3 137 1426

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 5 0 5,00 100 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 2 0 2,00 40 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 4 3 3,25 11 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 1 0 1,00 9 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 2,36 2,36 8,63

Toplam: 120 33 14 29,50 25 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe CdDB a D b  D C CdBDE   CB  Be e  Aeb EB

Cevap Anahtarı A CEDBDEEDCAEBDACBCEBDEEAACBCEBCDDBEABCDEB

TYT Sosyal CBAEDB   CBe eeDB ED

Cevap Anahtarı A CBAEDBACECBAECADBEED

TYT Matematik      B   cC E d      b      B  B        

Cevap Anahtarı A DBCEEBEDDBCDEBECCBCAECDDCEDCBECBCBCCEAAB
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 8 40

Türkçe 40 16 8 40

Cümlede Anlam 2 1 0 50
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Cümlede Anlam (Genel) 3 1 1 33
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 2 0 67
Fiilde Çatı 1 0 0 0
Temel Ögeler 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Ana Düşünce 3 0 1 0
Paragraf Tamamlama 3 1 1 33
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 1 1 50
Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragraf (Genel) 4 1 1 25

TYT Sosyal 20 12 3 60

Tarih 5 5 0 100

Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 1 0 100
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 2 0 40

Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

Bilimin Değeri Nedir? 1 1 0 100
Evrensel Olmak 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 0 0 0
Platon 1 0 1 0
George Berkeley 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 1 0 100
Din ve Sosyal Adalet 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 0 0
Oruç 1 1 0 100
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100

TYT Matematik 40 5 3 13

Matematik 29 4 3 14

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 1 0 25
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 1 0 50
Faktöriyel 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 2 1 0 50
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 1 0 100

Geometri 11 1 0 9

#N/A 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 1 0 33
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAZIM BALCI 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,064 229,580 6 6 6 185 1624

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 1 3 0,25 5 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 2 3 1,25 25 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 3 1 2,75 9 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,36 2,36 8,63

Toplam: 120 32 21 26,75 22 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe eEDBaaEeCbEBDeCceEBDEdAAaBCEBCDDeEdBaDdB

Cevap Anahtarı A CEDBDEEDCAEBDACBCEBDEEAACBCEBCDDBEABCDEB

TYT Sosyal daA eBebEd          

Cevap Anahtarı A CBAEDBACECBAECADBEED

TYT Matematik D       Dc            D                 

Cevap Anahtarı A DBCEEBEDDBCDEBECCBCAECDDCEDCBECBCBCCEAAB
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 14 65

Türkçe 40 26 14 65

Cümlede Anlam 2 1 1 50
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 3 1 2 33
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 3 0 100
Fiilde Çatı 1 1 0 100
Temel Ögeler 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Ana Düşünce 3 2 1 67
Paragraf Tamamlama 3 3 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 2 0 100
Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragraf (Genel) 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 3 6 15

Tarih 5 1 3 20

Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 1 0
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 3 40

Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 1 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki Topraklar 1 1 0 100
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Bilimin Değeri Nedir? 1 0 0 0
Evrensel Olmak 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 0 0 0
Platon 1 0 0 0
George Berkeley 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0
Din ve Sosyal Adalet 1 0 0 0
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 0 0
Oruç 1 0 0 0
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 1 8

Matematik 29 3 1 10

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 0 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 0 0 0
Faktöriyel 2 1 0 50
Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 2 1 0 50
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0

Geometri 11 0 0 0

#N/A 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 0 0
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KOLAY 176

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,884 229,580 9 9 9 217 1799

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 1 1 0,75 15 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 3 1 2,75 55 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 0 2 -0,50 -2 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 1 -0,25 -2 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 27 22 21,50 18 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe  cDE eac DBE   B ecCCA dEabBCBDDEee B ab

Cevap Anahtarı B DBDECDEEADBEACDBECBCCAAEEECBCBDDEBBABEDC

TYT Sosyal e   CEC BeEeaA DeEEa

Cevap Anahtarı B DEABCECABCEABACDDEEB

TYT Matematik           c  d                      a   

Cevap Anahtarı B ECBDDEBEDCBDCEBEACBCDDCEBCDECECBCECCBBAA

TYT Fen                A    

Cevap Anahtarı B ABECACACDBADCECABDEA
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 13 43

Türkçe 40 17 13 43

Cümlede Anlam (Genel) 3 0 2 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Cümlede Anlam 2 0 1 0
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 1 0
Temel Ögeler 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 3 0 100
Fiilde Çatı 1 1 0 100
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 3 2 1 67
Ana Düşünce 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 2 0 100
Paragraf (Genel) 4 1 2 25
Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 6 45

Tarih 5 1 1 20

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 0 0
Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 1 0 100

Coğrafya 5 3 1 60

Yeryüzündeki Topraklar 1 1 0 100
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 1 0 100
Evrensel Olmak 1 0 1 0
Bilimin Değeri Nedir? 1 0 1 0
George Berkeley 1 1 0 100
Platon 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 1 0 100
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 0 1 0
Oruç 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 1 0 100
Din ve Sosyal Adalet 1 0 1 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik 29 0 2 0

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 0 0 0
Faktöriyel 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Mutlak Değer 2 0 1 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri 11 0 1 0

#N/A 1 0 0 0
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 0 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 0 0 0
Element Tanımı 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 0 0
Hücre 1 0 0 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN KAVALCI 177

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,173 229,580 8 8 8 216 1796

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 3 2 2,50 50 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 3 2 2,50 50 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 0 2 -0,50 -2 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 27 25 20,75 17 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe  deBaEb  bEBD Cc   e d A c EaCDDe  dCDca

Cevap Anahtarı A CEDBDEEDCAEBDACBCEBDEEAACBCEBCDDBEABCDEB

TYT Sosyal bBeEDBAbEbBAEaAbBEdD

Cevap Anahtarı A CBAEDBACECBAECADBEED

TYT Matematik  c       a                              

Cevap Anahtarı A DBCEEBEDDBCDEBECCBCAECDDCEDCBECBCBCCEAAB

TYT Fen a       D e         

Cevap Anahtarı A CEBAACACDABDECACAEDB
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 14 33

Türkçe 40 13 14 33

Cümlede Anlam 2 0 1 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 2 0
Cümlede Anlam (Genel) 3 2 1 67
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 1 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 3 0 100
Fiilde Çatı 1 1 0 100
Temel Ögeler 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Ana Düşünce 3 2 0 67
Paragraf Tamamlama 3 2 1 67
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 1 1 50
Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragraf (Genel) 4 1 1 25

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih 5 3 2 60

Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 3 2 60

Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 1 0 100
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki Topraklar 1 1 0 100
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Bilimin Değeri Nedir? 1 1 0 100
Evrensel Olmak 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 1 0 100
Platon 1 0 1 0
George Berkeley 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0
Din ve Sosyal Adalet 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 1 0 100
Oruç 1 0 1 0
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 2 0

Matematik 29 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 1 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 0 0 0
Faktöriyel 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 2 0 1 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0

Geometri 11 0 0 0

#N/A 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 0 0
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 1 0

Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 1 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 0 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 0 0
Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Element Tanımı 1 0 1 0
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlıların Ortak Özellikleri 2 0 0 0
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 0 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0
Hücre 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEDRA KURT 168

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,967 229,580 16 16 16 255 1990

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 8 15,00 38 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 0 1 -0,25 -5 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 0 4 -1,00 -3 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 0 0,00 0 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 2,36 2,36 8,63

Toplam: 120 21 16 17,00 14 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe  EDBb       D   a B EacAbB EBC DeEABebEB

Cevap Anahtarı A CEDBDEEDCAEBDACBCEBDEEAACBCEBCDDBEABCDEB

TYT Sosyal d   c  d   eE   B ED

Cevap Anahtarı A CBAEDBACECBAECADBEED

TYT Matematik  c                    b    de           

Cevap Anahtarı A DBCEEBEDDBCDEBECCBCAECDDCEDCBECBCBCCEAAB
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 8 43

Türkçe 40 17 8 43

Cümlede Anlam 2 0 0 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 2 0 100
Cümlede Anlam (Genel) 3 1 1 33
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 1 0 33
Fiilde Çatı 1 0 0 0
Temel Ögeler 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Ana Düşünce 3 0 1 0
Paragraf Tamamlama 3 3 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 2 0 100
Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragraf (Genel) 4 3 1 75

TYT Sosyal 20 4 4 20

Tarih 5 0 2 0

Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 0 1 0

Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Bilimin Değeri Nedir? 1 0 0 0
Evrensel Olmak 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 1 0 100
Platon 1 0 0 0
George Berkeley 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0
Din ve Sosyal Adalet 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 0 0 0
Oruç 1 1 0 100
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik 29 0 4 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 0 1 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 0 0 0
Faktöriyel 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 1 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 1 0

Geometri 11 0 0 0

#N/A 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 0 0
Dik Prizmalar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞE KANBUR 162

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,476 229,580 4 4 4 138 1430

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 3 2 2,50 50 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 1 3 0,25 5 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 1 2 0,50 2 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 3 -0,75 -7 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 39 32 31,00 26 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe aBDaCeEaADcE aDBdCaCbAAdEECBCaDDEddABEDC

Cevap Anahtarı B DBDECDEEADBEACDBECBCCAAEEECBCBDDEBBABEDC

TYT Sosyal cEABeEa aeEAcedDDEEa

Cevap Anahtarı B DEABCECABCEABACDDEEB

TYT Matematik          a     E     b       ae     a   

Cevap Anahtarı B ECBDDEBEDCBDCEBEACBCDDCEBCDECECBCECCBBAA

TYT Fen      a d  eD  Cbe   

Cevap Anahtarı B ABECACACDBADCECABDEA
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 13 65

Türkçe 40 26 13 65

Cümlede Anlam (Genel) 3 1 2 33
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 2 0 100
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 1 0
Temel Ögeler 1 1 0 100
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 3 0 100
Fiilde Çatı 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 3 3 0 100
Ana Düşünce 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 1 1 50
Paragraf (Genel) 4 3 1 75
Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 10 9 50

Tarih 5 3 2 60

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 1 0 100
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 1 0 100
Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 3 20

Yeryüzündeki Topraklar 1 1 0 100
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 0 1 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 1 0 100
Evrensel Olmak 1 1 0 100
Bilimin Değeri Nedir? 1 0 1 0
George Berkeley 1 0 1 0
Platon 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 1 0 100
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100
Oruç 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 1 0 100
Din ve Sosyal Adalet 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 5 3

Matematik 29 1 2 3

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 1 0 25
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Bölme - Bölünebilme 2 0 0 0
Faktöriyel 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 2 0
Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 0 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri 11 0 3 0

#N/A 1 0 1 0
Dik Prizmalar 1 0 1 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 0 1 0

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 0 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 0 0
Dalgalar 1 0 1 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 0 0 0
Element Tanımı 1 0 0 0
Kimya Bilimi 1 0 1 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÖZKAN 165

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,412 229,580 21 21 21 277 2096

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 0 3 -0,75 -15 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 1 0 1,00 20 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 5,32 5,32 6,88

Matematik 29 1 5 -0,25 -1 1,54 1,54 6,34

Geometri 11 0 1 -0,25 -2 0,82 0,82 2,29

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 2,36 2,36 8,63

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 23 39 13,25 11 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe bBece ba DecA DBca CCA  dECcea c dd Bc C

Cevap Anahtarı B DBDECDEEADBEACDBECBCCAAEEECBCBDDEBBABEDC

TYT Sosyal e  adE     ABd ca EB

Cevap Anahtarı B DEABCECABCEABACDDEEB

TYT Matematik bCdea         c               b         

Cevap Anahtarı B ECBDDEBEDCBDCEBEACBCDDCEBCDECECBCECCBBAA

TYT Fen b dC  bdcBADd aAde  

Cevap Anahtarı B ABECACACDBADCECABDEA
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 18 30

Türkçe 40 12 18 30

Cümlede Anlam (Genel) 3 1 2 33
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 0 2 0
Cümlede Anlam 2 0 2 0
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 0 0 0
Temel Ögeler 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 2 1 67
Fiilde Çatı 1 0 1 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 1 0
Fiilimsiler 1 0 0 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraf Tamamlama 3 2 0 67
Ana Düşünce 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Bölme 1 0 1 0
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 0 2 0
Paragraf (Genel) 4 0 1 0
Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 5 6 25

Tarih 5 0 3 0

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 0 0 0
Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 1 0
Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 0 20

Yeryüzündeki Topraklar 1 1 0 100
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 0 0 0
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 0 0 0
Evrensel Olmak 1 1 0 100
Bilimin Değeri Nedir? 1 1 0 100
George Berkeley 1 0 1 0
Platon 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 0 1 0
Oruç 1 0 0 0
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 1 0 100
Din ve Sosyal Adalet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 6 3

Matematik 29 1 5 3

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 4 1 2 25
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Bölme - Bölünebilme 2 0 1 0
Faktöriyel 2 0 0 0
Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 2 0 0 0
Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0
Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0
Rasyonel Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değer 2 0 0 0
Köklü Sayılar 1 0 1 0
Üslü Sayılar 2 0 0 0
Üslü İfadelerde Denklemler 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayısal Yetenek Problemleri 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 1 0 0 0
Olasılık 1 0 0 0
Fonksiyonlar 1 0 0 0

Geometri 11 0 1 0

#N/A 1 0 0 0
Dik Prizmalar 1 0 1 0
Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 3 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Çemberler De Açılar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Özel Üçgenler 1 0 0 0
Dik Dairesel Silindir 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 1 3 14

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 1 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 0 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge ve Düzlem Ayna 2 1 0 50
Dalgalar 1 0 0 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 0 1 0
Element Tanımı 1 1 0 100
Kimya Bilimi 1 1 0 100
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 1 50
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 1 0
Hücre 1 0 1 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme

RİZE / İYİDERE / İYİDERE ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR KARALİ 179

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,602 229,580 17 17 17 258 2011

Puanı Hesaplanan: 22 22 296 2342

Katılımlar: 22 22 22 297 2411

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 14,03 14,03 19,58

Tarih 5 1 3 0,25 5 1,12 1,12 2,24

Coğrafya 5 1 0 1,00 20 0,58 0,58 0,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 1,36 1,47

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,26 2,26 2,19

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 5,32 5,32 6,88

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,16 -0,16 0,27

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,36 2,36 3,29

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,44 0,44 1,47

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,64 2,64 5,03

Toplam: 120 22 24 16,00 13 23,18 23,18 38,70

TYT Türkçe a DadDEc   aA aBE dbC daEEbBCB c a  BE  

Cevap Anahtarı B DBDECDEEADBEACDBECBCCAAEEECBCBDDEBBABEDC

TYT Sosyal aE da   B      eDEEd

Cevap Anahtarı B DEABCECABCEABACDDEEB

TYT Fen e c    C a Db C a d 

Cevap Anahtarı B ABECACACDBADCECABDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 13 35

Türkçe 40 14 13 35

Cümlede Anlam (Genel) 3 0 2 0
Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlamlılık 2 1 1 50
Cümlede Anlam 2 1 1 50
İki Yargıyı Tek Yargıda Bireştirme Cümlesi 1 1 0 100
Temel Ögeler 1 0 0 0
İsim, Sıfat, Zamir, Zarf, Edat, Bağlaç, Ünlem 3 0 2 0
Fiilde Çatı 1 0 0 0
Sözcük Yapısı 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Yükleminin Yerine Göre Cümleler 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Akışı Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Dil Bilgisi Açısından Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 3 2 0 67
Ana Düşünce 3 0 2 0
Paragrafı İkiye Bölme 1 1 0 100
Parçaya Bağlı Çoklu Soru 2 2 0 100
Paragraf (Genel) 4 0 0 0
Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 5 5 25

Tarih 5 1 3 20

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 1 1 0 100
Orta Asya Kültürü 1 0 0 0
Tarihe Yardımcı Bilim Dalları 1 0 1 0
Tarihin Tanımı, Konusu, Yöntemi 1 0 1 0

Coğrafya 5 1 0 20

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0
Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Akarsular ve Oluşturduğu Yer Şekilleri 1 0 0 0
Coğrafya, Doğa ve İnsan 1 1 0 100
Yeryüzünde Göçler ve Sonuçları 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri 1 0 0 0
Evrensel Olmak 1 0 0 0
Bilimin Değeri Nedir? 1 0 0 0
George Berkeley 1 0 0 0
Platon 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0
Allah'ın Varlığı ve Birliği 1 1 0 100
Oruç 1 1 0 100
Ahiret İnancının Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı 1 1 0 100
Din ve Sosyal Adalet 1 0 1 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 0 2 0

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 1 0
Ohm Kanunu ve Lambalı Devreler 1 0 0 0
Ses - Deprem Su ve Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge ve Düzlem Ayna 2 0 0 0
Dalgalar 1 0 0 0
Bilimsel Bilgi ve Fiziğin Alt Alanları 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, Proton ve Nötronun Yüklerini, Kütlelerini ve Atomda Bulundukları Yerler 2 0 0 0
Element Tanımı 1 0 1 0
Kimya Bilimi 1 0 0 0
Kimya Labaratuvarında Uyulması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlıların Ortak Özellikleri 2 1 0 50
Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 2 0 1 0
Hücre 1 0 0 0
Lipit, Karbonhidrat, Protein, Vitamin, Su ve Minerallerin Sağlıklı Beslenme İle İlişkisi 1 0 1 0
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