
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

RİZE İYİDERE İYİDERE ANADOLU LİSESİ TYT 1328021 2-Takım 1.Deneme 22 22 297 2411

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,58 11,99 19,58 2,56 1,28 2,24 1,32 1,35 0,98 1,75 1,14 1,47 2,55 1,43 2,19 7,68 5,35 6,34 2,67 1,50 2,29 0,82 2,18 0,27 3,57 1,13 3,29 1,81 1,36 1,47 47,31 28,71 40,12 229,580

Okul Ortalaması 17,50 13,86 14,03 1,62 2,00 1,12 0,95 1,48 0,58 1,71 1,43 1,36 2,57 1,24 2,26 2,60 4,25 1,54 1,00 0,70 0,82 0,31 1,88 -0,16 2,63 1,06 2,36 0,81 1,50 0,44 31,70 29,40 24,35 174,220

KATILIMLAR

1 192 HACER HANTAL 34 6 32,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 11 2 10,50 5 1 4,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 72 15 68,25 322,867 293

2 141 HİLAL YILMAZ 19 13 15,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 9 9 6,75 5 1 4,75 1 5 -0,25 7 0 7,00 2 2 1,50 50 32 42,00 238,661 1012

3 190 KADİRHAN ERDEM 16 8 14,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 3 3,25 1 0 1,00 33 14 29,50 197,718 1426

4 162 NEŞE KANBUR 26 13 22,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 39 32 31,00 197,476 1430

5 0 FATMANUR ŞİNAFOR 23 11 20,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 34 19 29,25 192,519 1489

6 0 KAZIM BALCI 26 14 22,50 1 3 0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 32 21 26,75 182,064 1624

7 0 EREN UZUN 19 11 16,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 2 5 0,75 4 1 3,75 31 23 25,25 180,651 1635

8 177 NAZLICAN KAVALCI 13 14 9,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 25 20,75 169,173 1796

9 176 MUSTAFA KOLAY 17 13 13,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 27 22 21,50 168,884 1799

10 153 EMİRHAN KURT 12 11 9,25 1 2 0,50 3 0 3,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 6 0 6,00 1 3 0,25 26 24 20,00 164,733 1846

11 146 ELİF ÇELİK 16 18 11,50 7 6 5,50 1 1 0,75 3 2 2,50 27 27 20,25 164,615 1849

12 191 ERGÜL TUZCU 17 14 13,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 24 19 19,25 160,683 1898

13 170 HAMİDE AKSU 16 12 13,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 24 21 18,75 159,171 1909

14 195 CİHAN GANİMET 18 22 12,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 29 43 18,25 158,231 1922

15 0 CEVDET METE 16 20 11,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 3 18 -1,50 1 6 -0,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 33 59 18,25 158,059 1926

16 168 NEDRA KURT 17 8 15,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 21 16 17,00 151,967 1990

17 179 YAŞAR KARALİ 14 13 10,75 1 3 0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 2 0,50 22 24 16,00 150,602 2011

18 151 AYŞENUR ŞİNAFOR 15 15 11,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 4 7 2,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 3 2,25 1 2 0,50 24 36 15,00 145,905 2062

19 0 BİRGÜL OKUMUŞ 12 20 7,00 1 3 0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 1 1,75 22 35 13,25 143,555 2086

20 174 BEYZANUR AKSU 16 22 10,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 22 33 13,75 143,056 2092

21 165 OSMAN ÖZKAN 12 18 7,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 23 39 13,25 142,412 2096

22 167 EREN YÜKSEK 11 9 8,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 6 0,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 2 0,50 19 25 12,75 139,831 2113
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